
OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL BAHÇELER ANADOLU LİSESİ AYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-7 3KALA 80 1200 3990 5357

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 4,03 3,40 3,18 0,75 0,54 0,62 1,04 1,88 0,57 1,07 1,12 0,79 1,08 1,30 0,76 7,97 8,24 5,92 158,3 173,9 179,6

Okul Ortalaması 2,20 2,38 1,61 0,23 0,19 0,18 0,59 2,21 0,03 0,35 1,28 0,03 0,95 1,60 0,55 4,32 7,66 2,40 159,4 161,4 173,1

KATILIMLAR

1 2520 ÖMER TEKE 12A 20 4 19,00 5 0 5,00 6 7 4,25 7 4 6,00 8 5 6,75 46 20 41,00 180,8 1767 329,8 209 269,3 459

2 546 HASAN BAKAR 12A 6 4 5,00 1 0 1,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 4 8 2,00 14 21 8,75 160,0 2369 216,7 859 197,7 1943

3 2505 SAİT ŞEN 12A 6 4 5,00 1 0 1,00 2 5 0,75 0 5 -1,25 3 4 2,00 12 18 7,50 154,5 2616 206,7 999 192,1 2128

4 343 ALİKAN ÖZDEMİR 12A 4 4 3,00 2 0 2,00 2 6 0,50 1 4 0,00 2 5 0,75 11 19 6,25 156,7 2521 205,3 1021 191,5 2137

5 155 AHMET NERGİS 12A 9 10 6,50 0 1 -0,25 3 6 1,50 2 5 0,75 3 5 1,75 17 27 10,25 145,7 2940 205,1 1027 183,6 2423

6 383 TÜLAY ÇELİK 12F 4 1 3,75 4 1 3,75 340,8 12 201,7 1093 287,3 309

7 2576 EMİNE Ş 12B 12 3 11,25 1 5 -0,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 14 15 10,25 142,2 3212 201,3 1105 193,9 2068

8 2554 ÜMMÜ YEŞİLBAĞ 12A 4 10 1,50 2 7 0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 8 20 3,00 155,1 2582 195,5 1243 180,9 2511

9 2059 HATİCE KAYA 12B 3 1 2,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 5 4 4,00 10 10 7,50 139,3 3314 191,2 1360 167,2 3089

10 3026 ZEHRA KARAKUŞ 12B 3 3 2,25 1 8 -1,00 0 4 -1,00 3 7 1,25 7 22 1,50 200,1 1234 188,7 1440 202,7 1769

11 535 BÜŞRA ÖNER 12A 3 10 0,50 1 0 1,00 2 5 0,75 0 4 -1,00 4 4 3,00 10 23 4,25 144,8 2978 187,5 1511 169,4 2998

12 367 SAMETT 12B 1 6 -0,50 3 5 1,75 2 2 1,50 5 4 4,00 11 17 6,75 137,1 3424 186,8 1531 156,0 3537

13 514 ZEYNEL YILDIRIM 12E 1 0 1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 280,1 169 185,0 1603 237,4 865

14 438 FISTIK GAMZE   F 4 2 3,50 4 2 3,50 238,2 543 181,7 1745 226,9 1086

15 2550 FATMANUR SÖNMEZ 12B 1 6 -0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 5 4 4,00 10 16 6,00 131,7 3666 179,6 1842 149,7 3798

16 2222 YUNUS EMRE YAŞAR 12B 10 3 9,25 1 0 1,00 0 5 -1,25 1 6 -0,50 0 4 -1,00 12 18 7,50 127,2 3826 177,9 1923 175,6 2747

17 0 CEREN TUNADAĞI 12D 2 0 2,00 2 0 2,00 190,7 1503 176,7 1969 218,5 1314

18 0 BÜŞRA ÖĞÜT   0 10 -2,50 0 4 -1,00 0 14 -3,50 203,5 1139 176,0 2012 200,1 1858

19 452 MUSTAFA ATAŞ 12B 4 4 3,00 2 0 2,00 2 4 1,00 1 4 0,00 3 5 1,75 12 17 7,75 168,8 2095 174,3 2121 177,0 2696

20 181 YAKUP KAYA 12F 9 10 6,50 9 10 6,50 197,1 1317 173,9 2143 237,6 861

21 2602 LEYLA KORKUT 12B 4 6 2,50 1 4 0,00 4 9 1,75 0 4 -1,00 2 10 -0,50 11 33 2,75 159,4 2395 173,6 2170 181,9 2484

22 536 KÜBRA ÖNER 12F 1 1 0,75 1 1 0,75 224,8 739 173,2 2184 216,1 1381

23 448 MÜSLÜM BOZDOĞAN 12F 1 0 1,00 1 0 1,00 230,4 656 172,5 2249 220,2 1262

24 2513 HÜSEYİN BERAT ÇLK 12D 2 0 2,00 2 0 2,00 171,6 2014 172,3 2263 186,7 2303

25 298 EMİ * ATMAZ 12A 6 5 4,75 0 9 -2,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 6 17 1,75 174,9 1945 171,6 2301 190,3 2170

26 259 KADİP ASLAN 12A 5 6 3,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 3 4 2,00 11 22 5,50 126,3 3910 171,4 2309 155,9 3542

27 462 MEHMET KELLECİOĞL 12F 2 2 1,50 2 2 1,50 202,8 1165 171,3 2317 204,6 1708

28 544 AHMET BURU 12D 2 0 2,00 2 0 2,00 176,2 1911 171,0 2337 203,4 1745

29 373 AYŞE ASLAN 12B 0 5 -1,25 2 6 0,50 2 3 1,25 5 4 4,00 9 18 4,50 126,3 3910 169,4 2444 142,7 4102
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30 0 BİLGE 12B 9 2 8,50 1 0 1,00 0 5 -1,25 1 5 -0,25 0 4 -1,00 11 16 7,00 119,7 4255 168,5 2510 165,7 3147

31 2224 TUBA KİRAZ 12D 0 2 -0,50 0 2 -0,50 180,1 1794 167,2 2578 188,5 2235

32 0 HAMZA 12B 4 4 3,00 1 7 -0,75 0 4 -1,00 4 7 2,25 9 22 3,50 151,0 2757 166,2 2658 156,1 3529

33 441 BAKIR BARAN 12E 0 1 -0,25 0 1 -0,25 257,5 336 163,3 2828 222,5 1199

34 0 NİSA 12A 10 5 8,75 0 1 -0,25 10 6 8,50 110,7 4571 163,2 2839 154,3 3605

35 116 İLAYDA ASLANCAN 12A 4 6 2,50 1 0 1,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 6 16 2,00 123,7 4010 158,2 3196 153,3 3647

36 156 ŞÜKRAN ALTUN 12D 1 1 0,75 1 1 0,75 155,6 2559 157,7 3230 169,5 2991

37 206 BARIŞ SEVİNDİ 12B 1 8 -1,00 3 5 1,75 1 1 0,75 3 3 2,25 8 17 3,75 138,1 3389 156,2 3319 150,9 3748

38 0 İREMÇOBAN 12 1 4 0,00 1 4 0,00 126,6 3847 155,6 3408 155,0 3585

39 0 GİZEM 12F 1 2 0,50 1 2 0,50 171,5 2018 155,2 3430 173,0 2855

40 384 HALİM ALTUNBAŞ 12D 0 1 -0,25 0 1 -0,25 147,7 2867 154,9 3460 167,6 3070

41 258 YAREN KOÇER 12B 2 2 1,50 1 2 0,50 0 9 -2,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 3 19 -1,75 164,1 2242 154,6 3484 179,5 2572

42 585 HATİCE KÜBRA KERV 12C 0 2 -0,50 0 2 -0,50 134,6 3504 154,2 3506 148,7 3842

43 501 HERCAİ ÖZGER 12E 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 162,3 2305 153,1 3584 166,9 3101

44 35 ÜMRAN GÖZÜBÜYÜK 12B 2 1 1,75 1 1 0,75 1 9 -1,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 5 19 0,25 142,7 3195 152,5 3622 166,4 3123

45 104 BEYZA AKTAŞ 12A 0 5 -1,25 0 3 -0,75 3 10 0,50 3 18 -1,50 126,3 3910 151,8 3663 146,1 3950

46 285 SAMET PAMU K 12B 3 6 1,50 1 9 -1,25 1 2 0,50 1 4 0,00 6 21 0,75 117,6 4365 149,5 3893 141,7 4147

47 451 AYŞEGÜL BOZOĞLU 12B 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 12 -1,00 123,1 4046 148,9 3928 140,1 4254

48 380 EMRE DURGUT 12B 0 5 -1,25 1 5 -0,25 0 4 -1,00 1 14 -2,50 126,3 3910 148,7 3941 146,1 3950

49 249 MUSTAFA PEKTAŞ 12D 2 0 2,00 2 0 2,00 149,0 2826 142,8 4283 168,5 3039

50 456 SEYDİ VAKKAS KARA 12D 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 152,0 2726 138,3 4447 161,0 3343

51 0 KAPLAN 12F 4 2 3,50 4 2 3,50 168,6 2100 137,7 4476 199,7 1881

52 327 GÜLCAN AKBAŞ 12G 1 0 1,00 1 0 1,00 124,2 3994 137,2 4497 136,9 4371

53 263 MERYEM KOÇOĞLU 12D 0 2 -0,50 0 2 -0,50 129,0 3763 132,1 4743 139,5 4279

54 523 VEYSEL GÜLTEN 12B 3 13 -0,25 1 7 -0,75 2 2 1,50 4 4 3,00 10 26 3,50
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