
OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL BAHÇELER ANADOLU LİSESİ AYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-7 3KALA 80 1200 3990 5357

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,44 1,36 1,10 3,35 3,81 2,40 2,45 1,66 2,03 1,49 0,98 1,24 1,32 1,93 0,84 1,38 1,51 1,00 0,48 0,61 0,33 0,44 0,54 0,31 0,67 0,54 0,53 0,00 0,01 0,00 13,0212,95 9,78 158,3 173,9 179,6

Okul Ortalaması 1,49 1,56 1,10 3,06 4,48 1,94 3,21 2,53 2,58 2,01 1,23 1,71 1,64 2,74 0,95 1,59 1,90 1,11 0,74 0,89 0,52 0,59 0,86 0,37 1,21 0,86 1,00 0,04 0,04 0,03 15,5817,09 11,31 159,4 161,4 173,1

KATILIMLAR

1 383 TÜLAY ÇELİK 12F 5 1 4,75 11 6 9,50 10 0 10,00 6 0 6,00 9 2 8,50 9 2 8,50 4 2 3,50 5 1 4,75 4 1 3,75 63 15 59,25 340,8 12 201,7 1093 287,3 309

2 514 ZEYNEL YILDIRIM 12E 5 1 4,75 7 6 5,50 7 3 6,25 6 0 6,00 5 6 3,50 8 3 7,25 4 2 3,50 3 2 2,50 5 1 4,75 50 24 44,00 280,1 169 185,0 1603 237,4 865

3 441 BAKIR BARAN 12E 1 2 0,50 8 7 6,25 9 1 8,75 6 0 6,00 5 5 3,75 8 3 7,25 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 46 21 40,75 257,5 336 163,3 2828 222,5 1199

4 438 FISTIK GAMZE   F 6 0 6,00 6 5 4,75 4 4 3,00 4 1 3,75 4 4 3,00 5 6 3,50 3 3 2,25 2 2 1,50 4 0 4,00 38 25 31,75 238,2 543 181,7 1745 226,9 1086

5 448 MÜSLÜM BOZDOĞAN 12F 5 1 4,75 4 4 3,00 5 2 4,50 6 0 6,00 4 4 3,00 7 3 6,25 2 3 1,25 1 0 1,00 34 17 29,75 230,4 656 172,5 2249 220,2 1262

6 536 KÜBRA ÖNER 12F 4 2 3,50 8 5 6,75 7 3 6,25 1 4 0,00 4 5 2,75 5 3 4,25 2 2 1,50 1 4 0,00 3 3 2,25 35 31 27,25 224,8 739 173,2 2184 216,1 1381

7 0 BÜŞRA ÖĞÜT   0 1 -0,25 5 6 3,50 5 5 3,75 4 1 3,75 1 9 -1,25 2 5 0,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 1 0,75 23 31 15,25 203,5 1139 176,0 2012 200,1 1858

8 480 A SU  K    UM 12 1 1 0,75 9 5 7,75 6 2 5,50 5 0 5,00 1 4 0,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 26 16 22,00 202,9 1155 166,4 2646 216,7 1366

9 462 MEHMET KELLECİOĞL 12F 3 1 2,75 6 6 4,50 3 6 1,50 5 0 5,00 3 5 1,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 3 1 2,75 27 21 21,75 202,8 1165 171,3 2317 204,6 1708

10 178 KUERASMAAYDECEN 12A 4 2 3,50 3 3 2,25 9 1 8,75 4 0 4,00 20 6 18,50 202,3 1171 175,8 2025 224,9 1139

11 3026 ZEHRA KARAKUŞ 12B 6 3 5,25 2 1 1,75 6 5 4,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 2 3,50 19 14 15,50 200,1 1234 188,7 1440 202,7 1769

12 45 RÜMEYSA SULAR 12C 3 2 2,50 5 3 4,25 7 2 6,50 3 3 2,25 4 2 3,50 8 3 7,25 2 4 1,00 2 3 1,25 3 3 2,25 37 25 30,75 198,5 1279 133,2 4692 173,4 2840

13 181 YAKUP KAYA 12F 5 1 4,75 11 4 10,00 6 4 5,00 4 2 3,50 26 11 23,25 197,1 1317 173,9 2143 237,6 861

14 423 FATMA OĞUZ 12F 2 2 1,50 5 4 4,00 5 2 4,50 3 2 2,50 5 1 4,75 5 4 4,00 1 3 0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 29 23 23,25 196,9 1325 155,6 3408 185,8 2338

15 173 HAMİT KILIÇ 12F 0 3 -0,75 4 6 2,50 6 4 5,00 1 5 -0,25 4 7 2,25 7 3 6,25 3 1 2,75 4 1 3,75 29 30 21,50 192,8 1441 155,6 3408 167,2 3090

16 0 CEREN TUNADAĞI 12D 2 1 1,75 9 5 7,75 6 3 5,25 2 2 1,50 19 11 16,25 190,7 1503 176,7 1969 218,5 1314

17 537 AYŞE NİSA ALTUNBS 12F 4 2 3,50 2 4 1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 6 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 24 21 18,75 183,9 1674 155,6 3408 170,6 2954

18 0 ELİF SERT 12F 2 3 1,25 1 6 -0,50 5 4 4,00 6 0 6,00 1 7 -0,75 5 1 4,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 22 28 15,00 181,6 1740 165,7 2690 189,9 2186

19 0 KAPLAN 12C 1 1 0,75 5 5 3,75 8 1 7,75 4 2 3,50 4 4 3,00 3 5 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 32 23 26,25 181,4 1745 127,9 4923 169,1 3020

20 2224 TUBA KİRAZ 12D 2 3 1,25 5 4 4,00 4 3 3,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 18 17 13,75 180,1 1794 167,2 2578 188,5 2235

21 2553 GÖNÜL POLAT 12G 2 3 1,25 4 12 1,00 6 4 5,00 5 1 4,75 5 4 4,00 2 9 -0,25 2 2 1,50 26 35 17,25 179,1 1820 154,7 3475 183,2 2440

22 365 YILMAZ 12F 3 1 2,75 8 8 6,00 4 4 3,00 4 1 3,75 19 14 15,50 178,3 1850 160,8 3044 200,0 1860

23 544 AHMET BURU 12D 1 1 0,75 6 4 5,00 6 3 5,25 3 3 2,25 16 11 13,25 176,2 1911 171,0 2337 203,4 1745

24 298 EMİ * ATMAZ 12A 1 2 0,50 0 4 -1,00 5 3 4,25 3 1 2,75 1 4 0,00 1 2 0,50 1 0 1,00 5 0 5,00 17 16 13,00 174,9 1945 171,6 2301 190,3 2170

25 542 İBRAHİM ÇAMORO 12G 2 2 1,50 4 13 0,75 4 6 2,50 3 3 2,25 4 7 2,25 4 7 2,25 3 3 2,25 4 2 3,50 4 2 3,50 32 45 20,75 174,7 1949 140,3 4367 153,3 3646

26 0 NAZLI 12 0 4 -1,00 10 3 9,25 5 4 4,00 6 0 6,00 2 6 0,50 3 4 2,00 1 1 0,75 1 3 0,25 2 0 2,00 30 25 23,75 173,7 1965 129,8 4831 178,1 2653

27 2513 HÜSEYİN BERAT ÇLK 12D 3 3 2,25 2 4 1,00 5 4 4,00 1 3 0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 15 14 11,50 171,6 2014 172,3 2263 186,7 2303

28 0 GİZEM 12F 1 3 0,25 6 8 4,00 2 5 0,75 4 1 3,75 1 0 1,00 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 22 25 15,75 171,5 2018 155,2 3430 173,0 2855

29 452 MUSTAFA ATAŞ 12B 6 3 5,25 1 0 1,00 6 5 4,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 18 12 15,00 168,8 2095 174,3 2121 177,0 2696
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,44 1,36 1,10 3,35 3,81 2,40 2,45 1,66 2,03 1,49 0,98 1,24 1,32 1,93 0,84 1,38 1,51 1,00 0,48 0,61 0,33 0,44 0,54 0,31 0,67 0,54 0,53 0,00 0,01 0,00 13,0212,95 9,78 158,3 173,9 179,6

Okul Ortalaması 1,49 1,56 1,10 3,06 4,48 1,94 3,21 2,53 2,58 2,01 1,23 1,71 1,64 2,74 0,95 1,59 1,90 1,11 0,74 0,89 0,52 0,59 0,86 0,37 1,21 0,86 1,00 0,04 0,04 0,03 15,5817,09 11,31 159,4 161,4 173,1

KATILIMLAR

30 0 KAPLAN 12F 5 1 4,75 8 6 6,50 7 2 6,50 5 1 4,75 25 10 22,50 168,6 2100 137,7 4476 199,7 1881

31 2557 RUKİYE 12G 1 2 0,50 5 3 4,25 4 2 3,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 5 2,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 24 21 18,75 167,8 2126 140,7 4361 169,3 3005

32 114 BURÇİN 12F 3 3 2,25 4 8 2,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 4 1,00 1 3 0,25 18 30 10,50 166,1 2183 163,0 2848 172,6 2873

33 258 YAREN KOÇER 12B 1 1 0,75 4 1 3,75 3 4 2,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 3 2,25 15 14 11,50 164,1 2242 154,6 3484 179,5 2572

34 2529 MEHMETEFEKÜTÜKÇ 12D 4 2 3,50 3 2 2,50 6 3 5,25 1 0 1,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 15 11 12,25 164,1 2243 155,6 3408 185,2 2362

35 501 HERCAİ ÖZGER 12E 0 5 -1,25 6 9 3,75 3 7 1,25 4 2 3,50 3 5 1,75 1 6 -0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 4 1,00 23 43 12,25 162,3 2305 153,1 3584 166,9 3101

36 2602 LEYLA KORKUT 12B 3 0 3,00 1 1 0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 8 2 7,50 159,4 2395 173,6 2170 181,9 2484

37 156 ŞÜKRAN ALTUN 12D 4 1 3,75 4 8 2,00 2 4 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 13 13 9,75 155,6 2559 157,7 3230 169,5 2991

38 2554 ÜMMÜ YEŞİLBAĞ 12A 2 9 -0,25 2 9 -0,25 155,1 2582 195,5 1243 180,9 2511

39 456 SEYDİ VAKKAS KARA 12D 4 2 3,50 5 13 1,75 5 5 3,75 2 4 1,00 3 8 1,00 3 3 2,25 22 35 13,25 152,0 2726 138,3 4447 161,0 3343

40 466 EBRAR OKTAŞ 12D 1 5 -0,25 5 13 1,75 5 5 3,75 2 4 1,00 13 27 6,25 151,9 2727 162,3 2910 172,7 2871

41 0 HAMZA 12B 1 2 0,50 6 5 4,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 11 11 8,25 151,0 2757 166,2 2658 156,1 3529

42 249 MUSTAFA PEKTAŞ 12D 1 1 0,75 6 4 5,00 5 4 4,00 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 16 12 13,00 149,0 2826 142,8 4283 168,5 3039

43 541 ESMA   1 3 0,25 2 10 -0,50 4 5 2,75 3 2 2,50 2 6 0,50 2 4 1,00 14 30 6,50 148,7 2832 158,3 3193 164,6 3190

44 384 HALİM ALTUNBAŞ 12D 0 3 -0,75 1 2 0,50 5 5 3,75 4 2 3,50 10 12 7,00 147,7 2867 154,9 3460 167,6 3070

45 35 ÜMRAN GÖZÜBÜYÜK 12B 2 4 1,00 3 6 1,50 3 4 2,00 2 4 1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 13 25 6,75 142,7 3195 152,5 3622 166,4 3123

46 206 BARIŞ SEVİNDİ 12B 1 1 0,75 4 1 3,75 2 4 1,00 2 2 1,50 9 8 7,00 138,1 3389 156,2 3319 150,9 3748

47 32 SEDA KARASU 12G 0 6 -1,50 8 5 6,75 4 4 3,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 16 27 9,25 136,4 3450 136,5 4519 158,2 3454

48 322 DİLARA 12G 1 4 0,00 1 8 -1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 15 25 8,75 135,8 3469 138,4 4425 142,5 4110

49 585 HATİCE KÜBRA KERV 12C 1 4 0,00 1 10 -1,50 2 4 1,00 2 1 1,75 0 5 -1,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 1 3 0,25 1 3 0,25 11 35 2,25 134,6 3504 154,2 3506 148,7 3842

50 2523 CEYDA YETER 12G 1 4 0,00 1 12 -2,00 2 7 0,25 2 2 1,50 0 7 -1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 4 0,00 13 42 2,50 132,7 3573 153,8 3536 143,5 4062

51 517 DURSUN YAVUZ 12F 3 2 2,50 3 13 -0,25 5 4 4,00 2 3 1,25 13 22 7,50 130,5 3695 135,7 4555 150,6 3760

52 263 MERYEM KOÇOĞLU 12D 2 3 1,25 3 5 1,75 2 4 1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 13 20 8,00 129,0 3763 132,1 4743 139,5 4279

53 0 İBRAHİM ARSLANHAN 12F 2 1 1,75 0 6 -1,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 5 -1,25 2 6 0,50 0 5 -1,25 1 5 -0,25 2 1 1,75 9 32 1,00 127,9 3807 155,6 3408 150,6 3758

54 0 İREMÇOBAN 12 1 4 0,00 2 13 -1,25 4 6 2,50 2 2 1,50 2 6 0,50 0 8 -2,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 5 -1,25 12 49 -0,25 126,6 3847 155,6 3408 155,0 3585

55 327 GÜLCAN AKBAŞ 12G 3 1 2,75 2 11 -0,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 7 0,25 3 4 2,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 15 35 6,25 124,2 3994 137,2 4497 136,9 4371

56 62 AYŞE ÖZ L 12G 1 4 0,00 3 14 -0,50 2 8 0,00 1 4 0,00 1 9 -1,25 1 10 -1,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 0 4 -1,00 13 58 -1,50 121,7 4123 152,6 3618 141,6 4168

57 33 NESLİHAN KÜTÜKCÜ 12D 0 4 -1,00 1 11 -1,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 3 21 -2,25 119,5 4265 155,6 3408 137,5 4351

58 285 SAMET PAMU K 12B 2 9 -0,25 2 5 0,75 0 2 -0,50 4 16 0,00 117,6 4365 149,5 3893 141,7 4147
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
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Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,44 1,36 1,10 3,35 3,81 2,40 2,45 1,66 2,03 1,49 0,98 1,24 1,32 1,93 0,84 1,38 1,51 1,00 0,48 0,61 0,33 0,44 0,54 0,31 0,67 0,54 0,53 0,00 0,01 0,00 13,0212,95 9,78 158,3 173,9 179,6
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KATILIMLAR

59 2558 ESRANUR YILDIZOĞL 12G 1 3 0,25 4 10 1,50 4 4 3,00 0 5 -1,25 3 7 1,25 2 4 1,00 14 33 5,75 117,0 4388 127,0 4939 129,5 4595

60 268 ALİ ÇELİK 12C 4 2 3,50 2 4 1,00 6 4 5,00 3 3 2,25 5 4 4,00 3 7 1,25 2 4 1,00 4 2 3,50 3 1 2,75 32 31 24,25
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