
OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL BAHÇELER ANADOLU LİSESİ AYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6 107 1903 6472 12086

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,0 5,6 5,58 3,7 3,4 2,85 5,6 3,0 4,89 3,9 3,9 2,93 20,2 15,9 16,25 157,940 183,170 182,930

Okul Ortalaması 9,6 9,6 7,19 8,3 7,6 6,40 2,6 2,9 1,90 2,5 4,7 1,29 23,0 24,8 16,78 164,580 160,990 170,690

KATILIMLAR

1 383 TÜLAY ÇELİK 12F 33 7 31,25 29 8 27,00 3 2 2,50 65 17 60,75 326,270 1 1 69 185,358 4 23 3940 274,455 2 2 1032

2 536 KÜBRA ÖNER 12F 26 8 24,00 20 11 17,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 50 23 44,25 278,265 2 2 348 190,638 3 18 3619 257,645 4 5 1421

3 0 ZİLAN ÖZDEMİR 12F 30 9 27,75 28 7 26,25 58 16 54,00 271,835 3 3 401 293,383 1 2 1002 369,778 1 1 50

4 514 ZEYNEL YILDIRIM 12E 16 17 11,75 26 11 23,25 42 28 35,00 255,468 1 4 630 180,295 1 27 4430 207,300 1 13 3571

5 344 ŞEVVAL E   21 14 17,50 19 11 16,25 3 5 1,75 43 30 35,50 254,650 1 5 646 185,468 2 22 3930 230,895 1 8 2367

6 0 SEMANUR KARTAL 12F 24 15 20,25 10 9 7,75 9 1 8,75 43 25 36,75 245,150 4 6 807 216,153 2 7 2444 269,488 3 3 1135

7 603 GÜLİSTAN ÇAKMAK 12F 18 9 15,75 16 4 15,00 1 1 0,75 35 14 31,50 237,490 5 7 1003 175,403 8 33 4882 215,673 6 9 3119

8 448 MÜSLÜM BOZDOĞAN 12F 15 11 12,25 17 6 15,50 0 2 -0,50 32 19 27,25 227,360 6 8 1261 171,253 9 36 5358 200,038 8 18 4028

9 45 RÜMEYSA SULAR 12C 15 13 11,75 22 11 19,25 37 24 31,00 224,518 1 9 1358 160,235 4 50 7327 187,760 3 26 4968

10 438 GAMZE FISTIK 12F 16 11 13,25 13 7 11,25 1 0 1,00 30 18 25,50 223,520 7 10 1396 183,213 5 24 4094 215,135 7 10 3150

11 2511 HİLAL KARAHAN 12C 15 14 11,50 18 11 15,25 33 25 26,75 218,015 2 11 1590 164,715 2 45 6270 191,633 1 22 4682

12 2224 TUBA KİRAZ 12D 12 7 10,25 17 9 14,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 30 19 25,25 213,693 1 12 1773 166,140 2 42 6033 187,260 3 27 5005

13 441 BAKIR BARAN 12E 15 13 11,75 20 12 17,00 1 2 0,50 36 27 29,25 212,958 2 13 1800 156,845 2 55 8036 182,320 3 38 5418

14 462 MEHMET KELLECİOĞL 12F 23 16 19,00 8 8 6,00 6 1 5,75 37 25 30,75 212,443 8 14 1822 182,518 6 25 4147 232,523 5 7 2301

15 146 FISTIKÇI 12F 16 14 12,50 18 8 16,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 24 28,00 211,494 9 15 1860 153,328 13 76 8570 183,858 10 35 5267

16 108 CEREN TUNADAĞI 12D 24 9 21,75 2 1 1,75 26 10 23,50 210,315 2 16 1911 178,670 1 29 4583 238,028 1 6 2063

17 1881 KADİR ATMAZ   18 10 15,50 13 8 11,00 31 18 26,50 206,030 2 17 2115 154,703 6 71 8301 194,218 4 19 4494

18 2553 GÖNÜL POLAT 12G 18 22 12,50 17 18 12,50 35 40 25,00 203,960 1 18 2234 156,180 1 58 8124 185,885 2 32 5125

19 0 HAMZA KARAOĞLU 12B 9 8 7,00 19 11 16,25 7 19 2,25 5 17 0,75 40 55 26,25 200,978 1 19 2401 166,345 11 41 6002 178,730 2 48 5797

20 114 KAPLAN BURÇİN   9 6 7,50 16 8 14,00 25 14 21,50 200,553 3 20 2427 165,143 3 44 6154 178,985 6 46 5777

21 0 NAZLI T*NCA 12C 16 10 13,50 13 8 11,00 29 18 24,50 200,319 3 21 2436 154,808 7 61 8279 187,958 2 25 4952

22 156 ŞÜKRAN ALU N 12D 22 15 18,25 9 12 6,00 0 1 -0,25 31 28 24,00 199,479 3 22 2484 154,103 5 74 8471 202,275 2 14 3883

23 501 HERCAİ ÖZGER 12E 17 14 13,50 16 16 12,00 2 0 2,00 35 30 27,50 198,733 3 23 2529 155,410 4 60 8218 183,688 2 36 5286

24 2513 HÜSEYİN BERAT ÇLK 12D 10 8 8,00 16 7 14,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 27 17 22,75 197,928 4 24 2571 161,940 3 47 6649 178,505 6 49 5819

25 0 AYSUN KARADUMAN 12F 13 14 9,50 16 10 13,50 29 24 23,00 196,701 10 25 2640 154,808 12 61 8279 175,325 13 55 6061

26 0 HACİ KAPLAN 12C 15 10 12,50 14 12 11,00 29 22 23,50 196,545 4 26 2649 156,498 6 56 8090 186,163 5 31 5104

27 543 TUĞÇE YAZGAN 12F 9 9 6,75 12 7 10,25 21 16 17,00 196,475 11 27 2652 175,540 7 32 4852 186,835 9 28 5046

28 173 HAMİT KILIÇ 12 11 22 5,50 16 10 13,50 3 1 2,75 30 33 21,75 193,560 1 28 2823 173,803 1 35 5068 181,415 1 40 5482

29 268 ALİ Ç*LİK 12C 14 8 12,00 12 12 9,00 26 20 21,00 192,265 5 29 2946 157,778 5 53 7873 186,190 4 30 5101

30 2510 ZELİHA YILDIRIM 12G 17 11 14,25 11 13 7,75 28 24 22,00 191,691 2 30 2990 154,808 2 61 8279 190,060 1 23 4795
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31 2557 RUKİYE 12G 13 11 10,25 15 12 12,00 1 0 1,00 29 23 23,25 191,130 3 31 3041 154,258 6 72 8456 174,943 5 56 6092

32 69 BÜŞRA ÖĞÜT   15 6 13,50 7 18 2,50 22 24 16,00 190,595 4 32 3075 185,670 1 21 3920 212,735 2 12 3279

33 0 ELİF SERT 12F 13 12 10,00 12 13 8,75 25 25 18,75 188,345 12 33 3201 159,625 11 51 7605 181,800 11 39 5444

34 322 DİLARA 12G 17 10 14,50 11 5 9,75 1 1 0,75 29 16 25,00 187,875 4 34 3234 143,573 8 85 10073 178,393 3 50 5824

35 0 SEYDİ VAKKAS KAYA 12E 15 12 12,00 12 9 9,75 27 21 21,75 187,270 4 35 3269 150,475 6 81 9084 179,018 4 45 5773

36 309 ETHEM POLAT 12F 9 7 7,25 10 4 9,00 0 1 -0,25 19 12 16,00 187,078 13 36 3288 167,908 10 38 5695 181,103 12 42 5627

37 3045 SÖĞÜTCÜ BEYZA 12C 11 10 8,50 13 12 10,00 24 22 18,50 186,520 6 37 3321 160,468 3 48 7301 177,570 6 54 5883

38 1905 AYAZ KAYA   17 14 13,50 7 7 5,25 24 21 18,75 182,929 5 38 3528 154,808 5 61 8279 188,148 5 24 4944

39 238 RUMEYSA BOZOĞLU 12C 8 21 2,75 13 10 10,50 1 1 0,75 22 32 14,00 182,130 7 39 3581 174,900 1 34 4934 173,420 7 59 6207

40 471 HAYRİ DEMİR 12E 15 18 10,50 16 23 10,25 1 10 -1,50 32 51 19,25 180,483 5 40 3680 143,098 7 86 10107 166,833 5 67 6826

41 0 EBRAR OKTAŞ 12D 17 22 11,50 10 16 6,00 0 1 -0,25 27 39 17,25 179,689 5 41 3726 154,103 5 74 8471 181,118 4 41 5624

42 2547 DERYA KILINÇ 12G 11 12 8,00 10 1 9,75 21 13 17,75 179,289 5 42 3747 154,808 2 61 8279 170,355 7 62 6538

43 3026 ZEHRA KARAKUŞ 12B 12 7 10,25 3 4 2,00 10 15 6,25 25 26 18,50 178,493 2 43 3790 200,363 2 12 3046 174,105 4 57 6158

44 0 ALİ   20 12 17,00 1 2 0,50 21 14 17,50 177,149 6 44 3945 156,218 4 57 8119 200,218 3 16 4016

45 542 İBRAHİM ÇAMORO 12G 16 14 12,50 9 10 6,50 25 24 19,00 176,488 6 45 3984 147,153 7 82 9658 177,678 4 53 5870

46 3091 YUNUS EMRE BAKIR 12G 6 5 4,75 13 4 12,00 19 9 16,75 176,474 7 46 3986 154,808 2 61 8279 160,298 8 73 7425

47 327 GÜLCAN AKBAŞ 12G 14 12 11,00 14 12 11,00 0 1 -0,25 28 25 21,75 173,593 8 48 4181 134,053 12 97 10947 159,745 9 74 7475

48 0 EFE     K 12D 13 9 10,75 5 2 4,50 18 11 15,25 172,464 6 49 4256 154,808 4 61 8279 179,720 5 44 5729

49 2558 ESRANURYILDIZOĞLU 12G 11 18 6,50 18 13 14,75 0 1 -0,25 29 32 21,00 171,800 9 50 4296 134,325 11 96 10929 145,543 12 89 9128

50 494 BÜŞRA DEMİR 12A 7 6 5,50 4 3 3,25 9 17 4,75 20 26 13,50 170,378 2 51 4390 205,653 8 10 2845 200,838 3 15 3976

51 2524 EMİN KARAKILIÇ 12E 5 2 4,50 13 11 10,25 18 13 14,75 170,064 6 52 4404 154,808 5 61 8279 159,418 6 75 7503

52 33 NESLİHAN KÜTÜKCÜ 12D 12 11 9,25 11 8 9,00 1 4 0,00 24 23 18,25 167,453 7 53 4601 140,645 8 90 10400 160,858 7 72 7372

53 6 MEHMET EMİN TURAN 12A 14 3 13,25 12 10 9,50 19 9 16,75 45 22 39,50 165,689 3 54 4710 229,053 3 4 2045 171,768 13 60 6353

54 4 SEMİH DOST 12H 10 9 7,75 9 10 6,50 19 19 14,25 165,093 1 55 4750 150,700 1 80 9018 165,850 1 68 6913

55 298 EMİNE * MAZ 12A 3 4 2,00 5 4 4,00 6 6 4,50 2 10 -0,50 16 24 10,00 163,153 4 56 4893 187,208 12 20 3817 184,790 7 33 5195

56 507 SILA YILMAZ 12B 4 0 4,00 1 0 1,00 6 5 4,75 9 14 5,50 20 19 15,25 161,570 3 57 5025 202,880 1 11 2955 192,715 1 21 4597

57 261 İREM ÇOBAN 12G 13 19 8,25 9 22 3,50 22 41 11,75 161,091 10 58 5067 154,808 2 61 8279 171,553 6 61 6413

58 0 MALUS EMRE ATAŞ 12C 13 22 7,50 10 25 3,75 23 47 11,25 160,299 8 60 5247 154,808 7 61 8279 169,415 8 64 6612

59 2222 YUNUS EMRE YAŞAR 12B 10 4 9,00 4 1 3,75 1 2 0,50 15 7 13,25 159,440 4 61 5294 150,965 17 79 8995 170,155 6 63 6551

60 751 MERAL BOZKURT 12A 6 9 3,75 2 4 1,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 11 17 6,75 158,450 6 62 5370 180,130 13 28 4442 182,613 9 37 5394
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61 395 TUANA DELİKOYUN 12D 11 24 5,00 12 13 8,75 23 37 13,75 155,283 8 65 5595 142,270 7 88 10221 148,848 8 83 8845

62 0 GIZEM   12 19 7,25 3 10 0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 15 34 6,50 152,625 7 66 5781 154,228 7 73 8457 168,490 7 65 6686

63 258 YAREN KOÇE R 12B 7 11 4,25 11 9 8,75 1 7 -0,75 4 9 1,75 23 36 14,00 152,535 5 67 5785 144,498 18 84 9981 144,915 16 90 9275

64 32 SEDA KARASU 12G 12 18 7,50 9 14 5,50 21 32 13,00 150,950 11 68 5915 139,355 9 92 10491 154,003 10 80 8093

65 0 MEHMET EMİN ÜNLÜ 12H 12 8 10,00 7 9 4,75 19 17 14,75 150,055 2 70 6035 133,305 2 99 11071 156,205 2 78 7858

66 104 BEYZA AKTAŞ 12A 2 0 2,00 2 2 1,50 2 1 1,75 9 18 4,50 15 21 9,75 141,185 14 77 6831 176,275 14 31 4789 161,630 14 71 7311

67 0 AYŞE MERC* DAĞI 12A 7 9 4,75 2 4 1,00 4 16 0,00 13 29 5,75 140,024 15 78 6916 157,668 15 54 7881 148,138 15 85 8896

68 195 NİSANUR ŞAHİN 12C 10 19 5,25 3 1 2,75 1 4 0,00 14 24 8,00 139,735 9 79 6946 144,800 9 83 9850 152,100 9 82 8256

69 475 AHMET  DAĞDEVİREN 12G 12 24 6,00 11 25 4,75 23 49 10,75 139,623 12 80 6957 133,678 13 98 10979 143,260 13 94 9427

70 452 MUSTAFA ATAŞ 12B 5 5 3,75 4 5 2,75 9 11 6,25 2 6 0,50 20 27 13,25 139,013 8 81 7008 166,435 10 40 5998 168,258 7 66 6702

71 472 MUSTAFA TURAN 12E 1 6 -0,50 7 10 4,50 1 3 0,25 9 19 4,25 137,149 7 82 7150 155,428 3 59 8199 143,743 7 93 9403

72 469 SEHER K 12B 1 0 1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 4 3 3,25 7 5 5,75 136,528 10 84 7328 170,603 8 37 5422 154,978 12 79 8021

73 2560 TUĞBA GÖĞÜŞ 12G 7 13 3,75 9 8 7,00 16 21 10,75 136,375 13 85 7335 132,328 14 101 11140 135,058 14 98 10453

74 35 ÜMRAN GÖZÜBÜYÜK 12B 9 16 5,00 6 11 3,25 9 18 4,50 24 45 12,75 136,080 11 86 7364 151,670 16 78 8781 146,558 14 87 9061

75 338 BEYZANUR ATEŞ 12E 8 10 5,50 8 14 4,50 16 24 10,00 132,778 8 87 7688 130,205 8 102 11268 138,333 8 97 10177

76 2555 DİLEK ALTUNBAŞ 12G 13 24 7,00 8 28 1,00 1 1 0,75 22 53 8,75 130,210 14 88 8733 135,295 10 95 10849 148,663 11 84 8856

77 62 AYŞENUR ÖZEL 12 6 21 0,75 8 29 0,75 1 8 -1,00 1 3 0,25 16 61 0,75 130,201 2 89 8734 153,068 2 77 8613 144,750 2 92 9286

78 384 HALİM ALTUNBAŞ 12D 10 16 6,00 0 2 -0,50 10 18 5,50 126,045 9 90 9121 137,595 9 93 10630 147,523 9 86 8995

79 0 HATİCE KÜBRA KERV 12C 7 15 3,25 6 11 3,25 13 26 6,50 124,408 10 94 9325 132,613 11 100 11124 133,913 10 99 10512

80 285 SAMET PAMUK 12B 5 12 2,00 2 13 -1,25 6 18 1,50 13 43 2,25 118,030 18 98 10225 141,280 20 89 10357 127,825 20 102 10959

81 451 AYŞEGÜL BOZOĞLU 12B 1 4 0,00 3 5 1,75 8 10 5,50 12 19 7,25 117,015 19 99 10296 165,990 12 43 6055 141,485 18 95 9705

82 263 MERYEM KOÇOĞLU 12D 5 13 1,75 2 13 -1,25 7 26 0,50 109,645 10 100 10872 136,355 10 94 10767 132,878 10 100 10609

83 52 ALİ KAYA 12C 4 16 0,00 1 2 0,50 5 18 0,50 109,478 11 101 10881 139,458 10 91 10484 130,158 11 101 10784

84 0 BARIŞ SEVİNDİ 12B 1 10 -1,50 9 15 5,25 1 19 -3,75 11 44 0,00 106,215 20 102 11087 142,840 19 87 10139 139,975 19 96 10081

85 2518 ÖZLEM BOZKURT 12E 10 21 4,75 10 19 5,25 0 2 -0,50 20 42 9,50

86 498 ZEHRA NUR KIRAN 12E 7 7 5,25 10 12 7,00 17 19 12,25

87 2561 HASAN ÖZDEMİR 12H 12 28 5,00 12 28 5,00

88 302 ENES DEMİR 12B 2 21 -3,25 6 14 2,50 3 19 -1,75 2 18 -2,50 13 72 -5,00
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