
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL BAHÇELER ANADOLU LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-7 3KALA 185 2717 7458 11806

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,5811,39 15,74 2,59 1,19 2,29 1,45 1,76 1,00 1,52 1,22 1,21 1,78 1,61 1,38 0,01 0,01 0,00 4,68 3,74 3,75 0,78 0,53 0,64 1,13 1,07 0,86 1,27 1,02 1,02 0,69 0,74 0,51 34,4824,28 28,40 225,430

Okul Ortalaması 17,8113,23 14,50 2,94 1,36 2,60 1,33 1,88 0,86 1,26 1,18 0,97 1,90 1,97 1,41 0,00 0,00 0,00 2,46 2,51 1,83 0,28 0,23 0,22 0,58 0,62 0,43 0,88 0,64 0,72 0,38 0,37 0,29 29,8223,99 23,83 211,780

KATILIMLAR

1 0 ZİLAN *ZDEMİR   33 7 31,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 22 4 21,00 5 0 5,00 5 1 4,75 3 1 2,75 82 19 77,25 370,451 423

2 2520 ÖMER TEKE 12A 30 10 27,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 18 2 17,50 5 0 5,00 5 1 4,75 6 1 5,75 3 3 2,25 76 22 70,50 350,858 622

3 399 MELİSA KURT 12A 30 7 28,25 1 0 1,00 1 0 1,00 2 3 1,25 3 1 2,75 21 2 20,50 3 0 3,00 2 0 2,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 66 14 62,50 326,393 978

4 494 BÜŞRA DEMİR 12A 30 8 28,00 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 8 3 7,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 65 18 60,50 320,643 1090

5 496 GÜLSEREN TOPAL 12A 33 7 31,25 2 2 1,50 2 0 2,00 2 2 1,50 9 2 8,50 4 0 4,00 3 3 2,25 5 0 5,00 60 16 56,00 306,724 1440

6 445 MUHAMMETTAHAYAĞCI12A 24 13 20,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 14 7 12,25 3 3 2,25 4 1 3,75 3 1 2,75 61 32 53,00 298,971 1696

7 383 TÜLAY ÇELİK 12F 30 9 27,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 3 7,25 1 0 1,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 58 20 53,00 297,871 1741

8 546 HASAN BAKAR 12A 27 12 24,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 9 2 8,50 3 2 2,50 4 3 3,25 3 2 2,50 1 1 0,75 60 29 52,75 297,707 1745

9 0 MELİKE KARAÇİZMEİ 12A 25 13 21,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 1 3 0,25 12 6 10,50 3 1 2,75 3 3 2,25 3 4 2,00 3 3 2,25 61 37 51,75 294,993 1852

10 488 EDANUR TUĞRUL 12A 26 14 22,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 12 5 10,75 1 0 1,00 3 3 2,25 4 1 3,75 2 3 1,25 59 33 50,75 291,920 1987

11 343 ALİKAN ÖZDEMİR 12A 23 14 19,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 13 6 11,50 3 3 2,25 3 2 2,50 3 1 2,75 58 33 49,75 289,314 2081

12 2554 ÜMMÜ YEŞİLBAĞ 12A 31 6 29,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 2 3 1,25 10 9 7,75 1 2 0,50 2 4 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 57 30 49,50 287,082 2155

13 0 BÜŞRA ÖĞÜT   31 6 29,50 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 5 1 4,75 4 2 3,50 52 13 48,75 285,038 2239

14 2548 SEMANUR ÖZDMİR 12A 30 8 28,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 8 0 8,00 1 0 1,00 51 9 48,75 284,943 2244

15 2505 SAİT ŞEN 12A 29 9 26,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 1 1,75 1 3 0,25 8 3 7,25 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 54 23 48,25 283,892 2279

16 3026 ZEHRA KARAKUŞ 12B 28 9 25,75 3 2 2,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 10 11 7,25 3 4 2,00 3 3 2,25 3 3 2,25 2 2 1,50 57 40 47,00 280,175 2449

17 166 NİSANUR KURTOĞULL 12I 33 6 31,50 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 7 1,25 1 0 1,00 2 3 1,25 52 21 46,75 278,526 2514

18 0 TURN   22 5 20,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 7 3 6,25 1 1 0,75 4 2 3,50 5 2 4,50 4 2 3,50 51 21 45,75 277,287 2566

19 0 AYŞUR KURT 12I 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 9 3 8,25 51 21 45,75 275,950 2629

20 0 SEVDA ÖNER 12A 24 12 21,00 4 0 4,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 5 1 4,75 5 1 4,75 3 2 2,50 50 21 44,75 274,269 2717

21 751 MERAL BOZKURT 12A 27 11 24,25 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 3 2 2,50 5 4 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 6 0 6,00 1 2 0,50 50 22 44,50 272,915 2786

22 464 BURCO KUZUCU 12I 30 8 28,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 48 15 44,25 271,376 2852

23 0 NİSA SÜLÜKER 12I 32 7 30,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 48 15 44,25 271,163 2869

24 543 TUĞÇE YAZGAN 12F 27 4 26,00 2 0 2,00 2 2 1,50 4 0 4,00 2 0 2,00 8 3 7,25 1 0 1,00 46 9 43,75 270,133 2922

25 0 HATİCE   27 12 24,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 9 14 5,50 1 1 0,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 52 37 42,75 267,557 3045

26 559 TÜLİN DAĞ 12I 30 6 28,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 45 13 41,75 263,866 3254

27 514 ZEYNEL YILDIRIM 12E 29 7 27,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 45 16 41,00 261,784 3367

28 155 AHMET NERGİS 12A 23 11 20,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 5 3,75 3 4 2,00 5 2 4,50 3 3 2,25 49 34 40,50 261,461 3385

29 178 E BAYRAM BAYKARA 12A 27 5 25,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 5 1,75 2 2 1,50 5 1 4,75 45 18 40,50 260,646 3434
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,5811,39 15,74 2,59 1,19 2,29 1,45 1,76 1,00 1,52 1,22 1,21 1,78 1,61 1,38 0,01 0,01 0,00 4,68 3,74 3,75 0,78 0,53 0,64 1,13 1,07 0,86 1,27 1,02 1,02 0,69 0,74 0,51 34,4824,28 28,40 225,430

Okul Ortalaması 17,8113,23 14,50 2,94 1,36 2,60 1,33 1,88 0,86 1,26 1,18 0,97 1,90 1,97 1,41 0,00 0,00 0,00 2,46 2,51 1,83 0,28 0,23 0,22 0,58 0,62 0,43 0,88 0,64 0,72 0,38 0,37 0,29 29,8223,99 23,83 211,780

KATILIMLAR

30 535 BÜŞRA ÖNER 12A 25 15 21,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 10 7 8,25 4 1 3,75 1 0 1,00 48 33 39,75 258,916 3537

31 0 SEMANUR KARTAL   28 12 25,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 4 4 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 44 23 38,25 253,770 3850

32 93 AYŞENUR ÖZTÜRK 12I 25 14 21,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 7 2 6,50 2 2 1,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 46 32 38,00 253,533 3866

33 2576 EMİNE 12B 20 10 17,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 13 7 11,25 2 2 1,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 45 30 37,50 252,440 3926

34 0 SAHİL ÖZTAŞ   26 10 23,50 2 2 1,50 1 0 1,00 2 0 2,00 2 3 1,25 3 4 2,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 0 2,00 43 22 37,50 251,920 3964

35 22 ELİF NUR DEMİR 12F 29 3 28,25 3 0 3,00 2 1 1,75 1 1 0,75 4 0 4,00 39 5 37,75 251,804 3973

36 141 SEYDİ YILMAZ 12G 27 9 24,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 1 0 1,00 41 14 37,50 251,548 3989

37 438 FISTIK GAMZE 12F 25 11 22,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 42 19 37,25 251,081 4016

38 413 GÜLİZAR ŞAHİN 12D 27 7 25,25 4 1 3,75 1 0 1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 40 11 37,25 250,691 4039

39 604 ESRA SOLMAZ 12H 29 6 27,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 41 16 37,00 249,627 4105

40 536 KÜBRA ÖNER 12F 22 14 18,50 4 1 3,75 1 0 1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 4 4,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 42 22 36,50 249,384 4122

41 421 DERYA EKİNCİ 12I 27 10 24,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 41 17 36,75 249,356 4123

42 0 CEREN TUNADAĞI 12D 28 8 26,00 4 1 3,75 1 0 1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 40 13 36,75 249,091 4138

43 0 DAMLA BİLGİÇ 12F 29 9 26,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 41 21 35,75 246,007 4343

44 0 MÜSLÜM BOZDOĞAN 12F 24 9 21,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 3 2,25 40 18 35,50 245,886 4358

45 554 FATMA GÜNDOĞAN 12 25 10 22,50 5 0 5,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 4 0,00 3 0 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 40 18 35,50 245,818 4366

46 344 ŞEVVAL   24 13 20,75 4 1 3,75 3 0 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 6 7 4,25 41 23 35,25 245,264 4403

47 2059 HATİCE KAYA 12B 22 15 18,25 5 0 5,00 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 41 24 35,00 244,928 4417

48 2224 TUBA KİRAZ 12D 22 12 19,00 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 0 4,00 1 0 1,00 39 18 34,50 243,237 4534

49 603 GÜLİSTAN   26 9 23,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 1 2 0,50 4 4 3,00 39 18 34,50 242,620 4575

50 510 ZİŞAN YILMAZ 12I 28 12 25,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 0 2,00 40 22 34,50 242,457 4580

51 3045 BEYZANUR SÖĞÜTCÜ 12F 28 8 26,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 0 1,00 39 18 34,50 242,367 4586

52 469 SEHER KARAOĞLU 12B 24 11 21,25 5 0 5,00 2 0 2,00 4 1 3,75 3 3 2,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 40 23 34,25 242,193 4595

53 193 GÜLSÜM ÖZGER 12H 27 13 23,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 40 24 34,00 241,107 4675

54 42 AYŞE MERCANDAĞI 12A 25 11 22,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 2 5 0,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 41 29 33,75 240,800 4702

55 2543 SONGÜL BAYRAM 12E 25 13 21,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 40 26 33,50 240,004 4753

56 462 MEHMET KELLECİOĞL 12F 23 15 19,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 40 27 33,25 239,567 4780

57 367 SAMET K 12 18 12 15,00 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 6 5 4,75 3 3 2,25 3 1 2,75 39 24 33,00 239,448 4790

58 223 MELİKE GÖKÇEK 12I 27 11 24,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 8 1,00 40 27 33,25 238,797 4846
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,5811,39 15,74 2,59 1,19 2,29 1,45 1,76 1,00 1,52 1,22 1,21 1,78 1,61 1,38 0,01 0,01 0,00 4,68 3,74 3,75 0,78 0,53 0,64 1,13 1,07 0,86 1,27 1,02 1,02 0,69 0,74 0,51 34,4824,28 28,40 225,430

Okul Ortalaması 17,8113,23 14,50 2,94 1,36 2,60 1,33 1,88 0,86 1,26 1,18 0,97 1,90 1,97 1,41 0,00 0,00 0,00 2,46 2,51 1,83 0,28 0,23 0,22 0,58 0,62 0,43 0,88 0,64 0,72 0,38 0,37 0,29 29,8223,99 23,83 211,780

KATILIMLAR

59 2513 HÜSEYIN BERAT ÇLK 12D 23 13 19,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 6 0 6,00 1 0 1,00 38 20 33,00 238,631 4859

60 2602 LEYLA KORKUT 12B 26 14 22,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 4 2,00 1 1 0,75 3 4 2,00 3 2 2,50 42 36 33,00 238,483 4867

61 480 AYSUN KARADUMAN 12F 24 14 20,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 38 21 32,75 237,802 4915

62 507 SILA YILMAZ 12B 21 14 17,50 5 0 5,00 1 3 0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 4 3 3,25 2 5 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 40 30 32,50 237,510 4940

63 298 EMİNE ATMAZ 12A 23 9 20,75 4 1 3,75 1 0 1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 2 4,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 38 22 32,50 236,938 4980

64 312 ELİF SERT 12F 24 12 21,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 37 19 32,25 236,214 5031

65 221 GAMZE KORKMAZ 12D 24 11 21,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 1 1,75 37 19 32,25 236,181 5035

66 0 ZEHRA KURT 12F 28 9 25,75 5 0 5,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 36 15 32,25 235,596 5078

67 544 AHMET BURU 12D 25 11 22,25 4 1 3,75 1 1 0,75 2 3 1,25 4 0 4,00 36 16 32,00 235,300 5096

68 309 ETHEM POLAT 12F 23 10 20,50 4 0 4,00 1 2 0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 1 0 1,00 35 13 31,75 234,776 5125

69 513 YASEMİN POLAT 12E 26 14 22,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 37 23 31,25 233,013 5234

70 2225 TÜLİN POLAT 12D 23 10 20,50 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 35 16 31,00 232,521 5270

71 441 BAKIR BARAN 12E 27 9 24,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 36 20 31,00 231,979 5310

72 114 BURÇİN KAPLAN 12F 22 15 18,25 5 0 5,00 2 1 1,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 35 20 30,00 229,808 5450

73 2522 MELİSA YILMAZ 12 25 15 21,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 37 29 29,75 228,706 5523

74 466 EBRAR OKTAŞ 12D 25 13 21,75 5 0 5,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 34 18 29,50 227,850 5570

75 340 MEHMETEMRE YILDIR 12I 20 14 16,50 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 34 20 29,00 227,109 5624

76 2511 HİLAL KARAHAN 12F 25 15 21,25 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 37 32 29,00 226,422 5669

77 574 HASAN KEÇECİ 12H 26 10 23,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 34 20 29,00 226,119 5694

78 439 ZEYNEP TAŞÇI 12D 22 8 20,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 32 13 28,75 225,823 5713

79 2550 FATMANUR SÖNMEZ 12B 18 8 16,00 5 0 5,00 1 0 1,00 3 1 2,75 3 6 1,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 33 18 28,50 225,601 5733

80 365 BESİMENUR YILMAZ 12F 28 11 25,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 0 5 -1,25 34 22 28,50 224,389 5794

81 2570 ESMANUR ADANUR 12I 23 10 20,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 3 3 2,25 1 1 0,75 33 19 28,25 224,285 5802

82 0 BEYZA NUR ATEŞ 12I 20 14 16,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 32 17 27,75 223,272 5858

83 14 SEMA KPLN 12 22 15 18,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 1 1,75 34 26 27,50 222,363 5909

84 2545 HİLAL ÇELİK 12F 27 10 24,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 34 25 27,75 222,232 5915

85 258 YAREN KOÇER 12B 18 18 13,50 3 2 2,50 1 0 1,00 3 2 2,50 6 9 3,75 1 1 0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 36 38 26,50 220,004 6053

86 78 SELİNAY KAYA 12G 24 15 20,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 34 29 26,75 219,778 6062

87 17 YUSUF AVCI 12D 19 16 15,00 4 1 3,75 1 0 1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 32 22 26,50 219,709 6068
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 18,5811,39 15,74 2,59 1,19 2,29 1,45 1,76 1,00 1,52 1,22 1,21 1,78 1,61 1,38 0,01 0,01 0,00 4,68 3,74 3,75 0,78 0,53 0,64 1,13 1,07 0,86 1,27 1,02 1,02 0,69 0,74 0,51 34,4824,28 28,40 225,430

Okul Ortalaması 17,8113,23 14,50 2,94 1,36 2,60 1,33 1,88 0,86 1,26 1,18 0,97 1,90 1,97 1,41 0,00 0,00 0,00 2,46 2,51 1,83 0,28 0,23 0,22 0,58 0,62 0,43 0,88 0,64 0,72 0,38 0,37 0,29 29,8223,99 23,83 211,780

KATILIMLAR

88 541 ESMA NUR ÖZGER 12F 18 14 14,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 32 24 26,00 218,261 6152

89 200 SAİT BAĞCI 12B 16 9 13,75 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 4 4 3,00 2 0 2,00 3 0 3,00 1 0 1,00 31 23 25,25 216,354 6249

90 3090 ASUDE YILDIRIM 12F 20 14 16,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 31 23 25,25 215,827 6283

91 555 AYŞENUR AÇIKKAN 12G 23 14 19,50 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 32 28 25,00 214,615 6346

92 2222 YUNUS EMRE YASAR 12B 14 9 11,75 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 5 3 4,25 2 0 2,00 3 0 3,00 1 0 1,00 30 22 24,50 214,360 6360

93 501 HERCAİ ÖZGER 12E 20 16 16,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 31 30 23,50 210,591 6563

94 2553 GÖNÜL POLAT 12G 21 15 17,25 5 0 5,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 30 27 23,25 209,647 6612

95 1358 MERYEM HALİDOĞLU 12I 19 21 13,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 30 30 22,50 207,848 6694

96 145 ENES ÖZTÜRK 12H 25 13 21,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 27 17 22,75 207,559 6712

97 0 GİZEM 12F 17 21 11,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 29 27 22,25 207,436 6719

98 3 GÜLAY ÇİÇEK 12D 15 15 11,25 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 27 19 22,25 207,421 6722

99 2523 CE *A  *TE R 12G 21 15 17,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 29 26 22,50 207,393 6723

100 0 AYŞE AVŞAR 12D 24 7 22,25 24 7 22,25 205,991 6802

101 0 İLAYDA ASLANCAN 12A 25 12 22,00 25 12 22,00 205,272 6839

102 62 AYŞE * EL 12G 20 15 16,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 28 26 21,50 204,517 6878

103 451 MUSTAFA ATAŞ 12B 14 12 11,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 0 3,00 4 7 2,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 28 28 21,00 203,686 6910

104 2530 DİLBER YILDIRIM 12I 22 15 18,25 4 1 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 6 -1,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 32 43 21,25 203,535 6921

105 271 DİLARA ŞAHİN 12I 19 20 14,00 3 1 2,75 2 0 2,00 1 2 0,50 2 2 1,50 27 25 20,75 202,555 6960

106 315 TUBA KOCAOĞLU 12I 19 14 15,50 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 29 33 20,75 202,360 6973

107 35 ÜMRAN GÖZÜBÜYÜK 12B 15 20 10,00 3 2 2,50 1 0 1,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 0 2,00 29 35 20,25 201,752 7004

108 73 12G 23 15 19,25 23 15 19,25 197,363 7224

109 0 YUSUFKAN 12B 16 14 12,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 5 6 3,50 0 1 -0,25 25 25 18,75 196,738 7259

110 110 ENES TURGUT 12E 19 14 15,50 1 3 0,25 3 1 2,75 23 18 18,50 195,596 7319

111 0 BİLGE 12B 17 10 14,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 23 19 18,25 194,975 7341

112 338 BEYZANUR ATEŞ 12E 17 23 11,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 25 30 17,50 193,143 7426

113 285 SAMET PAMUK 12B 12 17 7,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 4 7 2,25 1 1 0,75 2 2 1,50 3 3 2,25 2 2 1,50 26 38 16,50 190,802 7542

114 422 BEYZA GÖKSU 12E 17 17 12,75 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 23 25 16,75 190,683 7547

115 386 MEHMET EMİN ÜNLÜ 12H 4 5 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 19 11 16,25 190,540 7551

116 499 DİCLE YARCAN 12B 13 21 7,75 3 2 2,50 1 0 1,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 3 2 2,50 24 32 16,00 189,189 7614
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL BAHÇELER ANADOLU LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-7 3KALA 185 2717 7458 11806

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,5811,39 15,74 2,59 1,19 2,29 1,45 1,76 1,00 1,52 1,22 1,21 1,78 1,61 1,38 0,01 0,01 0,00 4,68 3,74 3,75 0,78 0,53 0,64 1,13 1,07 0,86 1,27 1,02 1,02 0,69 0,74 0,51 34,4824,28 28,40 225,430

Okul Ortalaması 17,8113,23 14,50 2,94 1,36 2,60 1,33 1,88 0,86 1,26 1,18 0,97 1,90 1,97 1,41 0,00 0,00 0,00 2,46 2,51 1,83 0,28 0,23 0,22 0,58 0,62 0,43 0,88 0,64 0,72 0,38 0,37 0,29 29,8223,99 23,83 211,780

KATILIMLAR

117 0 BARIŞ SEVİNDİ 12B 13 15 9,25 8 9 5,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 24 34 15,50 187,411 7695

118 472 MUSTAFA TURAN 12E 10 3 9,25 3 0 3,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 18 11 15,25 186,669 7731

119 0 ZELİHA YILDIR  MM 12G 12 11 9,25 3 1 2,75 3 2 2,50 18 14 14,50 184,385 7819

120 129 HATİCE DAĞÜSTÜ 12D 15 12 12,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 19 18 14,50 184,027 7830

121 2518 ÖZLEM BOZKURT 12E 13 14 9,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 19 19 14,25 183,601 7846

122 198 BE* * KA  *   16 24 10,00 3 2 2,50 2 2 1,50 21 28 14,00 182,784 7888

123 130 NURSENA ERĞAN 12D 12 17 7,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 19 22 13,50 181,574 7941

124 463 MERVE SÖĞÜT 12E 14 12 11,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 18 18 13,50 181,151 7961

125 572 ZELİHA YAŞAR 12E 16 11 13,25 16 11 13,25 180,107 7999

126 0 BEYZA A* * 12A 18 20 13,00 18 20 13,00 179,388 8023

127 0 MUHAMMED F   8 17 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 3 0,25 1 0 1,00 18 22 12,50 179,088 8038

128 4 SEMİH DOST 12H 11 9 8,75 4 1 3,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 17 18 12,50 178,438 8067

129 0 RUMEYSA 12 12 6 10,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 3 1,25 15 10 12,50 178,210 8077

130 2557 RUKİYE GZBYK 12G 12 20 7,00 1 0 1,00 3 2 2,50 1 0 1,00 17 22 11,50 175,659 8200

131 456 SEYDİ VAKKAS KARA 12D 8 11 5,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 15 15 11,25 175,135 8223

132 542 İBRAHİM ÇAMORO 12G 10 10 7,50 3 2 2,50 2 3 1,25 15 15 11,25 174,843 8237

133 2555 DİLEK ALTUNBAŞ 12G 13 24 7,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 21 40 11,00 174,156 8268

134 66 ZELİHA ÇİÇEK 12E 15 20 10,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 20 36 11,00 173,766 8285

135 521 NİSA 12A 2 3 1,25 2 0 2,00 1 1 0,75 6 0 6,00 11 4 10,00 172,060 8361

136 322 DİLARA 12G 14 19 9,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 15 21 9,75 170,106 8453

137 523 VEYSEL GÜLTEN 12B 7 30 -0,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 0 2,00 3 10 0,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 0 6 -1,50 22 54 8,50 167,686 8580

138 249 MUSTAFA PEKTAŞ 12D 7 15 3,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 14 22 8,50 167,129 8620

139 565 T*LİN KILIÇ 12E 13 27 6,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 16 30 8,50 166,739 8631

140 128 NAZLICAN ÖNGÖR 12H 5 15 1,25 4 0 4,00 2 2 1,50 2 3 1,25 13 20 8,00 165,886 8670

141 32 SEDA KARASU 12G 10 23 4,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 17 36 8,00 165,496 8685

142 459 FEYZULLAH AKSOY 12E 3 7 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 12 18 7,50 164,383 8754

143 0 SEÇİL ASLAN 12G 7 19 2,25 3 1 2,75 3 2 2,50 13 22 7,50 164,253 8762

144 254 SERKAN TOPRAK 12G 11 29 3,75 5 0 5,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 18 42 7,50 164,058 8773

145 485 H KÜBRA 12C 8 17 3,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 7 1,25 2 5 0,75 0 3 -0,75 19 46 7,50 164,058 8773
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL BAHÇELER ANADOLU LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-7 3KALA 185 2717 7458 11806

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,5811,39 15,74 2,59 1,19 2,29 1,45 1,76 1,00 1,52 1,22 1,21 1,78 1,61 1,38 0,01 0,01 0,00 4,68 3,74 3,75 0,78 0,53 0,64 1,13 1,07 0,86 1,27 1,02 1,02 0,69 0,74 0,51 34,4824,28 28,40 225,430

Okul Ortalaması 17,8113,23 14,50 2,94 1,36 2,60 1,33 1,88 0,86 1,26 1,18 0,97 1,90 1,97 1,41 0,00 0,00 0,00 2,46 2,51 1,83 0,28 0,23 0,22 0,58 0,62 0,43 0,88 0,64 0,72 0,38 0,37 0,29 29,8223,99 23,83 211,780

KATILIMLAR

146 471 H* Rİ DEMİR 12E 12 28 5,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 1 0,75 0 6 -1,50 2 0 2,00 18 42 7,50 163,975 8777

147 517 DURSUN YAVUZ 12F 8 29 0,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 1 0 1,00 17 39 7,25 163,696 8798

148 53 FATMA ÇAKALLI 12H 5 6 3,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 11 15 7,25 163,339 8817

149 61 A MET ATAŞ 12C 8 15 4,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 14 28 7,00 162,490 8859

150 112 AHMED ALİ 12H 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 9 11 6,25 160,788 8958

151 102 AHMET KAYA 12H 4 0 4,00 1 2 0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 8 7 6,25 160,788 8958

152 327 GÜLCAN AKBAŞ 12G 9 25 2,75 3 1 2,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 14 31 6,25 160,430 8981

153 495 SÜMEYYE KAYA 12H 5 1 4,75 2 2 1,50 7 3 6,25 160,170 9000

154 184 MUHAMMED E KAPLAN 12G 12 20 7,00 2 1 1,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 23 -3,75 1 8 -1,00 2 3 1,25 2 4 1,00 0 4 -1,00 23 68 6,00 159,176 9072

155 263 MERYEM KOÇOĞLU 12D 7 20 2,00 4 0 4,00 0 2 -0,50 11 22 5,50 158,273 9116

156 122 NURİ TUGAY 12F 7 14 3,50 1 0 1,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 10 18 5,50 158,078 9128

157 261 İREM ÇOBAN 12G 7 26 0,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 3 1 2,75 4 13 0,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 1 2 0,50 20 59 5,25 157,837 9142

158 45 R MEYSA 12C 10 29 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 0 5 -1,25 1 6 -0,50 3 4 2,00 0 2 -0,50 19 55 5,25 157,484 9168

159 99 KERİME TAŞ 12G 8 24 2,00 2 0 2,00 1 1 0,75 1 3 0,25 12 28 5,00 156,770 9215

160 0 DERYA KLNÇ 12G 6 5 4,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 8 14 4,50 154,910 9319

161 414 SIDIKA YILMAZ 12G 12 28 5,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 13 34 4,50 154,877 9323

162 540 KERİM KURT 12E 10 25 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 13 35 4,25 154,288 9355

163 477 YAKUP  ES* 12G 8 28 1,00 3 2 2,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 14 40 4,00 153,894 9387

164 388 MEHMETDOĞUKANKURT12E 4 8 2,00 1 3 0,25 2 1 1,75 7 12 4,00 153,764 9393

165 275 MEDİNE ŞAHİN 12E 10 29 2,75 1 4 0,00 2 3 1,25 13 36 4,00 153,667 9398

166 0 MEHMET 12C 4 1 3,75 4 1 3,75 153,273 9436

167 195 NİSANUR ŞAHİN 12 6 11 3,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 10 29 2,75 149,884 9685

168 0 NAZLI 12 9 28 2,00 0 5 -1,25 3 1 2,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 14 46 2,50 149,255 9733

169 2569 SALİHA KALKAN 12H 6 20 1,00 2 3 1,25 8 23 2,25 148,634 9787

170 475 AHMET DAĞDEVİREN 12G 5 30 -2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 12 43 1,25 146,083 10009

171 25600 TUĞBA GĞŞ 12G 3 17 -1,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 7 24 1,00 145,169 10094

172 2501 MEDİNE OĞUZ 12G 2 12 -1,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 7 24 1,00 145,136 10095

173 268 TOP ÇELİK 12C 2 10 -0,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 16 -2,00 8 28 1,00 145,071 10102

174 0 KAPLAN 12 10 30 2,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 6 -0,50 14 52 1,00 144,681 10159
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL BAHÇELER ANADOLU LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-7 3KALA 185 2717 7458 11806

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,5811,39 15,74 2,59 1,19 2,29 1,45 1,76 1,00 1,52 1,22 1,21 1,78 1,61 1,38 0,01 0,01 0,00 4,68 3,74 3,75 0,78 0,53 0,64 1,13 1,07 0,86 1,27 1,02 1,02 0,69 0,74 0,51 34,4824,28 28,40 225,430

Okul Ortalaması 17,8113,23 14,50 2,94 1,36 2,60 1,33 1,88 0,86 1,26 1,18 0,97 1,90 1,97 1,41 0,00 0,00 0,00 2,46 2,51 1,83 0,28 0,23 0,22 0,58 0,62 0,43 0,88 0,64 0,72 0,38 0,37 0,29 29,8223,99 23,83 211,780

KATILIMLAR

175 25580 ESRANUR YILDIZOĞL 12G 7 24 1,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 8 31 0,25 142,622 10316

176 179 ŞAHİN TAŞDEMİR 12E 0 0 0,00 142,000 10341

177 0   0 0 0,00 142,000 10341

178 0   0 0 0,00 142,000 10341

179 0   0 0 0,00 142,000 10341

180 0 TUĞÇE TAŞDEMİR 12G 4 25 -2,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 9 39 -0,75 140,038 11088

181 8   3 18 -1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 20 -1,00 139,189 11148

182 52 KAYA ALİ K  RRRRR 12C 5 18 0,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 11 -0,75 2 0 2,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 12 53 -1,25 138,158 11241

183 0 MUSTAFA 12C 2 1 1,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 3 18 -1,50 137,264 11305

184 0 ACO KARAOGLU 12C 4 13 0,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 2 0,50 2 11 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 9 43 -1,75 136,652 11331

185 302 ENES DEMİR 12B 3 22 -2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 3 12 0,00 0 7 -1,75 0 6 -1,50 6 57 -8,25 117,396 11777
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