
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL BAHÇELER ANADOLU LİSESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI 86 6145 12801 299616

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,96 9,61 23,56 3,13 1,13 2,84 1,86 1,73 1,43 2,62 0,95 2,38 3,57 0,75 3,39 0,01 0,00 0,00 11,22 3,20 10,42 2,15 0,48 2,03 1,83 1,63 1,42 1,75 1,38 1,41 1,55 1,31 1,22 55,6522,17 50,10 289,210

Okul Ortalaması 21,1513,92 17,67 2,74 1,71 2,32 1,91 1,99 1,41 2,09 1,21 1,79 3,72 0,73 3,54 0,03 0,01 0,03 5,06 2,10 4,53 0,45 0,20 0,40 0,58 0,94 0,35 0,51 0,87 0,29 0,59 0,74 0,41 38,8324,42 32,74 236,800

KATILIMLAR

1 0 ZİLAN ÖZDEMİR 34 6 32,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 22 2 21,50 9 1 8,75 6 0 6,00 1 4 0,00 88 17 83,75 390,940 25145

2 0 OĞUZHAN AYDOĞAN 33 6 31,50 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 22 2 21,50 2 0 2,00 4 3 3,25 4 1 3,75 2 2 1,50 82 16 78,00 373,805 38856

3 0 KERİM KILIN 12 31 8 29,00 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 20 6 18,50 7 0 7,00 3 4 2,00 2 4 1,00 2 3 1,25 79 30 71,50 354,330 58135

4 0 MET 33 6 31,50 4 0 4,00 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 13 1 12,75 5 1 4,75 3 3 2,25 3 2 2,50 4 1 3,75 73 19 68,25 344,360 69412

5 0 MELİSA KURT 32 4 31,00 1 1 0,75 1 0 1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 20 1 19,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 66 9 63,75 330,465 86812

6 0 MERVE KURT 33 7 31,25 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 17 1 16,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 66 18 61,50 323,738 95846

7 2520 ÖMER TEKE 12A 33 7 31,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 15 3 14,25 4 2 3,50 3 4 2,00 4 2 3,50 67 24 61,00 322,518 97568

8 546 HASAN BAKAR 12A 30 6 28,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 13 0 13,00 1 0 1,00 4 3 3,25 2 2 1,50 2 1 1,75 64 18 59,50 318,245 103682

9 110 ENES TURGUT 12E 26 14 22,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 19 3 18,25 0 1 -0,25 58 25 51,75 295,360 138265

10 383 TÜLAY ÇELİK 12F 27 12 24,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 9 2 8,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 56 17 51,75 295,225 138480

11 2536 MELİKE KARAÇİZMEL 12A 23 13 19,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 15 4 14,00 1 3 0,25 2 4 1,00 4 3 3,25 2 3 1,25 60 36 51,00 293,673 140947

12 2576 EMİNE ŞAHİN 12B 23 11 20,25 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 14 7 12,25 6 1 5,75 3 4 2,00 2 3 1,25 1 1 0,75 58 32 50,00 290,528 145845

13 543 TUĞÇENUR YAZGAN 12F 32 4 31,00 1 0 1,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 1 4,75 1 0 1,00 51 6 49,50 287,500 150664

14 494 BÜŞRA DEMİR 12A 30 7 28,25 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 8 4 7,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 54 22 48,50 284,808 155010

15 166 NİSANUR KURTOĞULL U 31 9 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 2 4,50 1 3 0,25 52 18 47,50 281,723 160044

16 388 MEHMET DOĞUKAN KU 12E 24 15 20,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 17 4 16,00 0 1 -0,25 53 24 47,00 281,308 160786

17 2059 HATİCE KAYA 12B 30 7 28,25 5 0 5,00 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 6 1 5,75 1 2 0,50 50 13 46,75 279,533 163716

18 22 ELİF NUR DEMİR 12F 31 4 30,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 7 1 6,75 49 9 46,75 279,285 164087

19 57 ÖMER KORKMAZ 12E 25 14 21,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 16 3 15,25 0 1 -0,25 52 24 46,00 278,125 165958

20 343 ALİKAN ÖZDEMİR 12A 23 14 19,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 7 2 6,50 4 0 4,00 1 4 0,00 1 5 -0,25 2 1 1,75 52 31 44,25 273,160 174082

21 1336 MEHMET KILIÇ 25 13 21,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 0 2,00 3 1 2,75 15 3 14,25 0 1 -0,25 50 23 44,25 272,808 174663

22 0 ÖMER BOZKURTVVY 22 17 17,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 15 2 14,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 50 26 43,50 271,093 177421

23 0 ALİ KAPLAN 12F 24 11 21,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 10 3 9,25 48 18 43,50 270,608 178251

24 259 ABDULKADİR ASLAN 12A 20 17 15,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 10 4 9,00 4 3 3,25 2 4 1,00 2 0 2,00 50 33 41,75 266,288 185052

25 448 MÜSLÜM BOZDOĞAN 12F 24 11 21,25 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 45 15 41,25 263,853 188930

26 0 CEYDA K 13 26 10 23,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 46 19 41,25 263,610 189316

27 445 MUHAMMETTAHA YAĞC12A 27 10 24,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 7 3,25 2 3 1,25 2 4 1,00 0 4 -1,00 49 33 40,75 261,930 192081

28 0 MEHMET SAİT ŞEN 25 12 22,00 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 5 3,75 1 3 0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 47 27 40,25 260,845 193801

29 514 Z*ANEL YILDIRIM 12E 26 12 23,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 44 15 40,25 260,605 194203
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30 155 AHMET NERGİS 12A 21 14 17,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 6 8 4,00 4 3 3,25 3 3 2,25 3 3 2,25 49 39 39,25 258,570 197390

31 0 NURCAN 12H 26 12 23,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 43 16 39,00 256,790 200183

32 554 FATMA GNDN 25 11 22,25 4 1 3,75 3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 1 0 1,00 42 13 38,75 256,173 201219

33 330 NAZLI TUNCA 12C 25 12 22,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 43 19 38,25 254,675 203538

34 464 BURÇİN KUZUCU 12I 31 8 29,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 43 21 37,75 252,225 207233

35 362 NİSA SÜLÜKER 12I 32 8 30,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 43 21 37,75 252,105 207429

36 3026 ZEHRA KARAKUŞ 12B 19 16 15,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 12 4 11,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 46 36 37,00 251,930 207725

37 462 MEHMET KELLECİOĞL 12F 26 11 23,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 5 0 5,00 8 4 7,00 43 23 37,25 251,473 208493

38 93 AYŞENUR ÖZTÜRK 12I 26 14 22,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 43 28 36,00 247,815 213941

39 238 RUMEYSA BOZOĞLU 12C 27 10 24,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 39 17 34,75 243,760 219818

40 604 ESMA SOLMAZ 12H 27 9 24,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 38 14 34,50 242,973 220984

41 461 HİLAL KAPLAN 28 8 26,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 39 18 34,50 242,810 221215

42 0 BÜŞRA ÖĞÜT 24 10 21,50 5 0 5,00 0 3 -0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 39 20 34,00 241,945 222524

43 0 HAMZA KARAOĞLU 12B 20 13 16,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 5 7 3,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 41 32 33,00 239,533 225963

44 268 ALİ ÇELİK 12C 23 10 20,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 16 32,00 235,965 230917

45 469 SEHER KARAOĞLU 12B 28 6 26,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 37 22 31,50 233,675 233966

46 298 EMİNE ATMAZ 12A 21 16 17,00 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 7 1,25 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 39 33 30,75 232,725 235195

47 2512 MEHTAP BOZDOĞAN 12B 25 9 22,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 5 -1,25 36 23 30,25 230,348 238288

48 2556 BEYZA NUR ATEŞ 12I 25 15 21,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 37 32 29,00 226,728 243008

49 0 MUSTAFA GÜLTEİİN 20 15 16,25 4 1 3,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 0 3,00 34 21 28,75 226,713 243031

50 0 MEHMET KEÇEL 12A 21 14 17,50 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 33 19 28,25 225,040 245107

51 2543 SONGÜL BAYRAM 12E 20 17 15,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 2 3,50 33 28 26,00 218,473 252724

52 312 ELİF S* T 12F 22 14 18,50 4 1 3,75 1 1 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 32 24 26,00 218,115 253116

53 0 RAVZA KERVANCI 18 17 13,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 4 0 4,00 3 3 2,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 32 25 25,75 218,008 253243

54 61 AHMET ATAŞ 20 12 17,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 29 16 25,00 215,290 256214

55 3089 SUDENUR SÖYLEMEZ 12E 19 17 14,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 31 26 24,50 214,073 257490

56 0 HAMİT KILIÇ 12F 17 10 14,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 0 2,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 28 17 23,75 211,840 259763

57 45 RÜMEYSA SULAR 12C 18 14 14,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 29 23 23,25 210,310 261302

58 2557 RUKİYE GÖZÜBÜYÜK 12G 20 16 16,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 30 27 23,25 210,115 261521
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KATILIMLAR

59 480 AYSU  K       N 12F 18 16 14,00 2 2 1,50 1 4 0,00 2 0 2,00 4 0 4,00 27 22 21,50 205,110 266160

60 179 ŞAHİN TAŞDEMİR 12E 15 13 11,75 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 1 7 -0,75 26 23 20,25 201,628 269129

61 20 ABDULSAMET EKİNCİ 12C 16 17 11,75 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 26 26 19,50 199,363 271074

62 384 HALİM ALTUNBAŞ 12D 18 19 13,25 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 26 26 19,50 199,168 271246

63 4 SEMİH DOST 12H 16 20 11,00 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 25 23 19,25 198,705 271624

64 2513 HÜSEYİN BERAT ÇEL 12D 14 21 8,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 25 25 18,75 197,488 272615

65 0 ZEHRA KURT 14 17 9,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 25 25 18,75 197,398 272682

66 456 SEYDİ VAKKAS KARA 12D 15 25 8,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 0 2 -0,50 27 35 18,25 195,978 273773

67 318 SAİT ÇÖMEZ 15 19 10,25 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 24 26 17,50 193,518 275535

68 322 DİLARA ALBAY 12G 17 17 12,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 4 0 4,00 23 23 17,25 192,438 276306

69 145 MEHMET ENES ÖZTÜR 12H 14 10 11,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 21 17 16,75 191,090 277145

70 112 AHMED ALİ 12H 11 29 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 2 0 2,00 25 35 16,25 190,668 277415

71 513 YASEMİN POLAT 12E 13 15 9,25 1 3 0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 0 2,00 22 23 16,25 189,873 277944

72 540 KERİM KURT 12E 10 23 4,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 23 28 16,00 189,768 278017

73 492 YUSUF KÜRKBABAOĞL 12E 18 16 14,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 20 18 15,50 186,990 279821

74 2546 ALİ ÜNLÜ 12H 15 25 8,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 25 41 14,75 185,358 280840

75 2555 DİLEK ALTUNBAŞ 12G 13 25 6,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 3 0,25 23 39 13,25 181,138 283179

76 206 BARIŞ SEVİNDİ 12B 6 11 3,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 7 7 5,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 20 36 11,00 174,858 286275

77 0 İBRAHİM ARSLANHAN 9 21 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 3 0,25 4 0 4,00 17 27 10,25 172,468 287322

78 150 EMİNE TAŞÇI 12H 12 15 8,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 15 19 10,25 171,883 287550

79 44 HASAN GÖĞÜŞ 12H 9 30 1,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 20 43 9,25 169,770 288386

80 314 SEYDİ VAKKAS KAYA 12E 11 24 5,00 2 3 1,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 17 31 9,25 169,285 288538

81 327 GÜLCAN AKBAŞ 12G 6 23 0,25 1 3 0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 5 3 4,25 17 34 8,50 167,638 289146

82 0 SAMET PAMUK 12B 8 24 2,00 2 2 1,50 1 3 0,25 5 0 5,00 2 6 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 5 -1,25 19 45 7,75 165,095 290077

83 2558 ESRANUR VILDIZOĞL 12G 8 20 3,00 1 3 0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 15 30 7,50 164,260 290378

84 0 YUNUS EMRE ATAŞ 12C 8 26 1,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 16 37 6,75 162,190 291068

85 0 SAMETSKERVANCI  N 9 15 5,25 1 1 0,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 16 38 6,50 160,928 291434

86 2561 HASAN ÖZDEMİR 12H 4 16 0,00 2 1 1,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 10 20 5,00

                                                3 / 4



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL BAHÇELER ANADOLU LİSESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI 86 6145 12801 299616

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,96 9,61 23,56 3,13 1,13 2,84 1,86 1,73 1,43 2,62 0,95 2,38 3,57 0,75 3,39 0,01 0,00 0,00 11,22 3,20 10,42 2,15 0,48 2,03 1,83 1,63 1,42 1,75 1,38 1,41 1,55 1,31 1,22 55,6522,17 50,10 289,210

Okul Ortalaması 21,1513,92 17,67 2,74 1,71 2,32 1,91 1,99 1,41 2,09 1,21 1,79 3,72 0,73 3,54 0,03 0,01 0,03 5,06 2,10 4,53 0,45 0,20 0,40 0,58 0,94 0,35 0,51 0,87 0,29 0,59 0,74 0,41 38,8324,42 32,74 236,800

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
12 12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G 12H 12I 13 U

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
12 12A 12B 12C 12D 12E 12F

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                4 / 4

http://www.tcpdf.org

